
Fwd: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 90089/2025
De <licitacao@hsjb.org.br>
Para <juliane.silva@sulmedic.com>
Data 2025-08-29 14:30

Boa tarde!

Segue resposta da solicitação de esclarecimento.

Att

-------- Mensagem original --------
Assunto: Re: Fwd: ESCLARECIMENTO PE 90089/2025
Data: 2025-08-29 14:23
De: Graciele Medeiros HSJB <gracielemedeiros.hsjb@gmail.com>
Para: licitacao@hsjb.org.br

Assunto: Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 90089/2025 – Item
1

Prezada Juliane,
Boa tarde!

Em resposta à solicitação de esclarecimento, informamos que o Item 1
– Eritropoetina Humana 4.000 UI/ML – 1 ml – ampola deverá ser
ofertado exclusivamente na forma de solução injetável pronta para
uso, conforme descrito no Termo de Referência.

Assim, não será aceita a apresentação em pó liofilizado com
diluente, uma vez que não corresponde à forma farmacêutica
especificada no edital.

Atenciosamente,
Graciele Medeiros
Coordenadora de Farmácia
Hospital São João Batista – RJ

Em sex., 29 de ago. de 2025 às 13:58, <licitacao@hsjb.org.br> escreveu:
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Boa tarde!

Ainda não foi respondido.

Em 2025-08-22 14:17, licitacao@hsjb.org.br escreveu:

Boa tardE!

Segue solicitação de esclarecimento.

Att

-------- Mensagem original --------
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 90089/2025
Data: 2025-08-22 14:14
De: Juliane Emanoele da Silva <juliane.silva@sulmedic.com>
Para: "licitacao@hsjb.org.br" <licitacao@hsjb.org.br>

Boa tarde!!

Sulmedic Comercio de Medicamentos - CNPJ 09.944.371/0003-68.

Responsável pela solicitação: Juliane Emanoele da Silva - Tel 47
3473-8845.

Gostaria de um esclarecimento referente ao item 1 - ERITROPOETINA
HUMANA 4.000 UI/ ML 1 ML AMP, o nosso produto seria com a seguinte
descrição Hemax Eritron 4.000 UI, Pó liofilizado para solução
injetável 4.000 UI: Embalagem com 1 frasco-ampola + diluente. - 2

ml.

Podemos cotar?

Atenciosamente,

Juliane Emanoele da Silva

Licitações
Fone: 47 3473-8845 | Whatsapp: 47 99145-2801

Av. Santos Dumont, nº 1355 - Santo Antônio

Sugestões/Reclamações: sac@sulmedic.com

CONHEÇA NOSSO NOVO SITE: www.sulmedic.com [1] [1]

CONFIDENCIAL: Este e-mail e quaisquer arquivos transmitidos com ele

são

confidenciais e destinam-se exclusivamente ao uso do indivíduo ou
entidade a quem são endereçados. Se você recebeu este e-mail por
engano, notifique o gerente do sistema. Esta mensagem contém
informações confidenciais e destina-se apenas ao indivíduo

nomeado.

Se você não for o destinatário nomeado, não deve divulgar,
distribuir ou copiar este e-mail. Notifique o remetente

imediatamente

por e-mail se você recebeu este e-mail por engano e exclua este

e-mail

do seu sistema. Se você não for o destinatário pretendido, será
notificado de que é estritamente proibido divulgar, copiar,

distribuir

ou tomar qualquer ação com base no conteúdo dessas informações.

Links:
------
[1] http://www.sulmedic.com/

Links:
------
[1] http://www.sulmedic.com
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