
central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

ESCLARECIMENTO PE 90029/2025 - QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DA
APRESENTAÇÃO DO MODELO TINTA
5 mensagens

Licitacao <licitacao@zeniz.com.br> 25 de fevereiro de 2025 às 12:08
Para: cgcpmvr <cgc.pmvr@gmail.com>

Boa tarde, prezados !

Será aceito somente canetas no modelo cartuho ou podem ser ofertados modelo recarregável com tinta ?

Atenciosamente,

Zeniz Planejamentos Comerciais LTDA
Setor Licitações & Contratos

Telefone: (24) 999753700
Linkedln: https://www.linkedin.com/company/85608930/admin/
Email: licitacao@zeniz.com.br

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 25 de fevereiro de 2025 às 14:08
Para: Natália Maria Rezende Diogo <nat_diogo@hotmail.com>, Setor de Orçamento e Controle | SME
<soc@smevr.com.br>, Valeria Cristina Ramos Lamim Da Silva <valeria.lamim@smevr.com.br>

Segue pedido de esclarecimento para resposta o mais breve possível.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 26 de fevereiro de 2025 às 15:44
Para: Setor de Orçamento e Controle | SME <soc@smevr.com.br>

Boa tarde,

Segue novamente o pedido de esclarecimento para resposta no prazo máximo de 2 dias.

Caso não haja resposta informo que o Pregão poderá ser adiado.

Att

Carolina
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

SETOR DE ORÇAMENTO E CONTROLE - SME <soc@smevr.com.br> 26 de fevereiro de 2025 às 16:23
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Segue resposta do setor de almoxarifado.
Atenciosamente,

---------- Forwarded message ---------
De: ALMOXARIFADO - SME <almoxarifado@smevr.com.br>
Date: qua., 26 de fev. de 2025 às 16:17
Subject: Re: ESCLARECIMENTO PE 90029/2025 - QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO
MODELO TINTA
To: SETOR DE ORÇAMENTO E CONTROLE - SME <soc@smevr.com.br>

Boa tarde,

Será aceito somente o modelo cartucho,

Atenciosamente,

Almoxarifado.

Em ter., 25 de fev. de 2025 às 14:39, SETOR DE ORÇAMENTO E CONTROLE - SME <soc@smevr.com.br>
escreveu:

Segue pedido de esclarecimento quanto a aquisição de marcadores de quadro branco.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 27 de fevereiro de 2025 às 08:15
Para: Licitacao <licitacao@zeniz.com.br>

Bom dia,

Segue resposta quanto ao pedido de esclarecimento.
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Atenciosamente,

Carolina
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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