N' G ma || central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Duvida Pregao 148/2021

4 mensagens

leonardo@pontum.com.br <leonardo@pontum.com.br> 6 de janeiro de 2022 09:24
Para: cgc.pmvr@gmail.com

Bom dia!
Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao Edital do Pregédo 148/2021:

No objeto da licitagédo informagéo que trata-se de 01 Cancela e 02 Controles Remotos.

Mas na Planilha de estimativa de precos consta a descrigdo de 02 Cancelas e 02 controles remotos.

Segue imagem anexa.
Por isso estamos com este duvida se serdo 01 Cancela ou 02 Cancelas.

Fico no aguardo,

Obrigado!

G
Ponfum Att, Leonardo Lima

Depto Comercial/Técnico

www_pontum.com.br - leonardo@pontum.com.br - (24) 3346.3707

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
www.avast.com

Avast


https://www.avast.com/antivirus
https://www.avast.com/antivirus
https://www.avast.com/antivirus
https://www.avast.com/antivirus
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central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: stmu@voltaredonda.rj.gov.br

6 de janeiro de 2022 13:58

Segue pedido de esclarecimento para resposta sobre o PE 148/2021 Aquisi¢ao e instalagcao de cancela

automatica.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ

Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

PLANLMA FSTIA TVA 06 CUANTITATAYY, PEECOS N TARCS § VALORES
NANINDS ADMITIOOS FELO MUMCINO
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Rodrigo Vasconcelos <rodrigo.vasconcelos@voltaredonda.rj.gov.br>

Para: cgc.pmvr@gmail.com, leonardo@pontum.com.br
Cc: dgp.stmu@voltaredonda.rj.gov.br

Prezados, boa tarde.

Conforme solicitagdo de esclarecimento a quantidade correta é 1 cancela, com 2 controles remotos.
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Area de Transferéncia Fonte &

PREFEITURA MUNICIPAL |

S I M U Secretaria de Transporte
Av. dos Trabahadores n® 322- Ce

Cep: 27255-125-Tel:

1.2 PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO;
PELO MUNICIPIO:

Aquisicdo e instalacdo
eletrdnica com haste d

com alto fluxo de veict
cancela, 01 (uma) entr
em cabine de aco galvi
anticorrosivo e pinturs
de operacdo de-20°C
Acionamento por cont
deve acompanhar ped
instalacdo;

-

13  Ratificamos que a Aquisicdo ocorrera, com |
apresentar e preencher seu Preco.

1| 1 | UNIDADE

14 O Custo Total estimado para aquisicdo des
quinze reais e setenta e seis centavos).

Atenciosamente,



Rodrigo-Vasconcelos

Diretoriaw de Gestio-de Processos

Secretawiov de Transporte e Mobilidade Urbana
Prefeituwra Municipal de Voltow Redondov

Tel.: 24 3350-8875

Cel.: 21 99954-0296

—————————— Forwarded message -------—--
De: <leonardo@pontum.com.br>
Date: qui., 6 de jan. de 2022 A s 09:24
Subject: Duvida PregAfo 148/2021
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Bom dia!

A

Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao Edital do PregA£o 148/2021:

A

No objeto da licitaA§A£o informaA§A£o que trata-se de 01 Cancela e 02 Controles Remotos.
Mas na Planilha de estimativa de preA§os consta a descriA§A£o de 02 Cancelas e 02 controles remotos.
A

Segue imagem anexa.

A

Por isso estamos com este dA°vida se serA£o 01 Cancela ou 02 Cancelas.

A

Fico no aguardo,

Obrigado!

A

&
Ponf‘um Att, Leonardo Lima

Depto Comercial/Técnico

www_pontum.com.br - leonardo@pontum.com.br - (24) 3346.3707

A
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b

Este email foi escaneado pelo Avast antivArus.
£) Avast

www.avast.com

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DEA

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: leonardo@pontum.com.br

Prezados, boa tarde!

Segue a resposta da secretaria demandante ao esclarecimento solicitado.

Att

CGC

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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