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central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

esclarecimento pregão 37/2023
4 mensagens

VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com> 29 de março de 2023 às 01:32
Para: cgc.pmvr@gmail.com

Razão social: VITOR MANOEL DEBOSAN AMORIM
Nome: Vitor Manoel Debosan Amorim
CPF: 11280868678
CNPJ: 49228512/0001-07
Telefone: 32 999208914

Bom dia!

Gostaríamos de saber se o pregão 37/2023 se trata de uma aquisição única ou de aquisições parceladas?

Se caso for parcelada, poderia nos informar o quantitativo mínimo por fornecimento?

Muito obrigado pela atenção.

No aguardo!

Att., Vitor

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 29 de março de 2023 às 07:34
Para: Fundo Municipal de Assistência Social <fmas.smac@gmail.com>

Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento. Prazo para resposta até amanhã.

Att.,

Yana.

---------- Forwarded message ---------
De: VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com>
Date: qua., 29 de mar. de 2023 às 01:33
Subject: esclarecimento pregão 37/2023
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Razão social: VITOR MANOEL DEBOSAN AMORIM
Nome: Vitor Manoel Debosan Amorim
CPF: 11280868678
CNPJ: 49228512/0001-07
Telefone: 32 999208914

Bom dia!

Gostaríamos de saber se o pregão 37/2023 se trata de uma aquisição única ou de aquisições parceladas?

Se caso for parcelada, poderia nos informar o quantitativo mínimo por fornecimento?

Muito obrigado pela atenção.

No aguardo!

Att., Vitor

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

Fundo Municipal de Assistência Social <fmas.smac@gmail.com> 29 de março de 2023 às 10:44
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
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bom dia, em consulta ai setor beneficiário, além de análise dos demais processos administrativos do FMAS/SMAC quando de
tratar de entrega parcelada, essa indicação vem de forma explícita no Termo de Referência, e neste caso, no TR vem indicando
entrega "imediata", de modo que entendemos que esse termo imediato se refere a entrega "única", isto é, não parcelada, uma vez
quye qdo parcelada, essa condição vem explícita nos documentos que entregam o certame.

Att

Alexandre

Em qua., 29 de mar. de 2023 às 07:35, central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> escreveu:
Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento. Prazo para resposta até amanhã.

Att.,

Yana.

---------- Forwarded message ---------
De: VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com>
Date: qua., 29 de mar. de 2023 às 01:33
Subject: esclarecimento pregão 37/2023
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Razão social: VITOR MANOEL DEBOSAN AMORIM
Nome: Vitor Manoel Debosan Amorim
CPF: 11280868678
CNPJ: 49228512/0001-07
Telefone: 32 999208914

Bom dia!

Gostaríamos de saber se o pregão 37/2023 se trata de uma aquisição única ou de aquisições parceladas?

Se caso for parcelada, poderia nos informar o quantitativo mínimo por fornecimento?

Muito obrigado pela atenção.

No aguardo!

Att., Vitor

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

--
Att,
Setor de Compras
Fundo Municipal de Assistência Social
SMAC/ PMVR
24 3339 2352/ 3339 9608/ 3339 9591
WhatsApp: (24) 9 8143-0072

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 29 de março de 2023 às 11:20
Para: VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com>

Bom dia!

Segue resposta da secretaria demandante.

Att.,
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Yana

---------- Forwarded message ---------
De: Fundo Municipal de Assistência Social <fmas.smac@gmail.com>
Date: qua., 29 de mar. de 2023 às 10:45
Subject: Re: esclarecimento pregão 37/2023
To: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

bom dia, em consulta ai setor beneficiário, além de análise dos demais processos administrativos do FMAS/SMAC quando de
tratar de entrega parcelada, essa indicação vem de forma explícita no Termo de Referência, e neste caso, no TR vem indicando
entrega "imediata", de modo que entendemos que esse termo imediato se refere a entrega "única", isto é, não parcelada, uma vez
quye qdo parcelada, essa condição vem explícita nos documentos que entregam o certame.

Att

Alexandre

Em qua., 29 de mar. de 2023 às 07:35, central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> escreveu:
Bom dia!

Segue pedido de esclarecimento. Prazo para resposta até amanhã.

Att.,

Yana.

---------- Forwarded message ---------
De: VMDA empreendimentos <vmdaconsultoria@gmail.com>
Date: qua., 29 de mar. de 2023 às 01:33
Subject: esclarecimento pregão 37/2023
To: <cgc.pmvr@gmail.com>

Razão social: VITOR MANOEL DEBOSAN AMORIM
Nome: Vitor Manoel Debosan Amorim
CPF: 11280868678
CNPJ: 49228512/0001-07
Telefone: 32 999208914

Bom dia!

Gostaríamos de saber se o pregão 37/2023 se trata de uma aquisição única ou de aquisições parceladas?

Se caso for parcelada, poderia nos informar o quantitativo mínimo por fornecimento?

Muito obrigado pela atenção.

No aguardo!

Att., Vitor

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

--
Att,
Setor de Compras
Fundo Municipal de Assistência Social
SMAC/ PMVR
24 3339 2352/ 3339 9608/ 3339 9591
WhatsApp: (24) 9 8143-0072

--
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020


