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M Gmall central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Pedido de esclarecimentos PE 192 2023

5 mensagens

comercialrji@emamasfaltos.com.br <comercialrj1@emamasfaltos.com.br> 9 de janeiro de 2024 as 09:21

Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Cc: admrji2@emamasfaltos.com.br

Bom dia!

Encaminho anexo pedido de esclarecimento do PE 192 2023. Desde ja agradecgo e aguardo retorno.
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central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 10 de janeiro de 2024 as 08:12

Para: divinopinheiralrj@gmail.com, bonanniwallace@gmail.com

Prezado
segue pedido de esclarecimento da empresa.

atte
Danielle Becker
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
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10 de janeiro de 2024 as

COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO DIVINO PINHEIRAL <divinopinheiralrj@gmail.com> 15:09

Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Prezados, a partir da data de 10 de Janeiro de 2024, estou entrando de férias, e por isso ndo poderei responder quaisquer

questionamentos, esclarecimentos ou impugnacgdes de processos licitatorios. Neste caso estou solicitando que envie tais
solicitagdes aos emails: compras.smi@voltaredonda.rj.gov.br.

Atenciosamente,

Wallace Rosa Bonanni
Gestor de Contratos
PMVR / SMI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 10 de janeiro de 2024 as 15:23
Para: compras.smi@voltaredonda.rj.gov.br

Prezados

segue pedido de esclarecimento
Atte

Danielle Becker

---------- Forwarded message ---------

De: <comercialrj1@emamasfaltos.com.br>

Date: ter., 9 de jan. de 2024 as 09:22

Subject: Pedido de esclarecimentos PE 192 2023
To: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Cc: <admrji2@emamasfaltos.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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11 de janeiro de 2024 as

compras.smi@voltaredonda.rj.gov.br <compras.smi@voltaredonda.rj.gov.br> 08:41

Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Em 2024-01-10 15:23, central de compras escreveu:
Prezados

segue pedido de esclarecimento
Atte
Danielle Becker

---------- Forwarded message ---------

De: <comercialrj1@emamasfaltos.com.br>

Date: ter., 9 de jan. de 2024 as 09:22

Subject: Pedido de esclarecimentos PE 192 2023
To: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Cc: <admrji2@emamasfaltos.com.br>

Bom dia!

Encaminho anexo pedido de esclarecimento do PE 192 2023. Desde ja
agradeco e aguardo retorno.

Att,
C
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CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ

Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

Bom dia

Em resposta ao questionamento;

Conforme o Edital, os valores do item licitado ser&o reajustados conforme as tabelas apresentadas pela Petrobras- Petroleo
do Brasil S.A, que por mudanca na legislagcao passou a ser Mensal com os valores sendo aumentado ou diminuidos de
acordo com o valor da empresa vencedora do certame licitatério. O documento para solicitagédo ao reajuste ou reequilibrio
sera um (apostilamento com justificativa) para a solicitagdo e a PGM e CGM farado a analise do pleito requerido.

Atenciosamente,
Setor de Compras (SMI)

Jaqueline Policarpo
3339-9178
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