M Gma" central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Confirmar Licitagao
6 mensagens

AOT ENGENHARIA <aotengenharia@hotmail.com> 13 de novembro de 2023 as 10:46
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Prezado(a),
Bom dia!

Gostaria de confirmar o PE 167/2023 (Contrata¢cdo de empresa para a prestacdo de servigos
complementares e ndo rotineiros de prevencdo a dengue, limpeza urbana e manutencao de areas
verdes em préprios municipais e logradouros publicos, com fornecimento de mao de obra e
ferramentas), previsto para ocorrer na data 16/11/2023, Ela ird ocorrer na data prevista?

Qual a aliquota do ISS para este servi¢o?

Julia Dutra

Licitagcao e Contratos

)
Q: (33) 308637-33 / (33) 30863732
licitacao@aotambiental.com.br / juliadutra@aotambiental.com.br
http://www.aotambiental.com.br
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA.
Enderecgo: Av. Visconde do Rio Branco, n ° 931, Sala 11, Centro, Tedfilo Otoni-MG

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 13 de novembro de 2023 as 11:06
Para: AOT ENGENHARIA <aotengenharia@hotmail.com>

Bom dia!
Sim, acontecera a licitagcdo na data marcada. Sobre ISS enviarei para a Secretaria Demandante para resposta.

Pedro
CGC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ

Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

AOT ENGENHARIA <aotengenharia@hotmail.com> 13 de novembro de 2023 as 11:07
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Ok, fico no aguardo.


mailto:licitacao@aotambiental.com.br
mailto:juliadutra@aotambiental.com.br
http://www.aotambiental.com.br/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Visconde+do+Rio+Branco,+n+%C2%B0+931,+Sala+11,+Centro,+Te%C3%B3filo+Otoni-MG?entry=gmail&source=g

Julia Dutra

Licitagao e Contratos

V’i (33) 308637-33 / (33) 30863732
licitacao@aotambiental.com.br / juliadutra@aotambiental.com.br
http://www.aotambiental.com.br
AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA.

Endereco: Av. Visconde do Rio Branco, n ° 931, Sala 11, Centro, Tedfilo Otoni-MG

De: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 13 de novembro de 2023 10:36
Para: AOT ENGENHARIA <aotengenharia@hotmail.com>
Assunto: Re: Confirmar Licitacdo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: Wallace Rosa Bonanni <wallacebonanni@id.uff.br>

Bom dia!
Segue esclarecimento sobre ISS da empresa AOT ENGENHARIA.

Pedro
CGC

---------- Forwarded message ---------

De: AOT ENGENHARIA <aotengenharia@hotmail.com>
Date: seg., 13 de nov. de 2023 as 10:46

Subject: Confirmar Licitagédo

To: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Wallace Rosa Bonanni <wallacebonanni@id.uff.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Prezados, aliquota de ISS é de 5%;
Wallace Rosa Bonanni

PMVR / SMI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: AOT ENGENHARIA <aotengenharia@hotmail.com>

Boa tarde!
Segue a resposta da Secretaria Demandante sobre o questionamento!

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

13 de novembro de 2023 as 11:10

13 de novembro de 2023 as 11:42

13 de novembro de 2023 as 14:29
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