
central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Portal Nacional de Contratações Públicas x SICREDI
19 mensagens

Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br> 16 de julho de 2024 às 09:04
Para: "cgc.pmvr@gmail.com" <cgc.pmvr@gmail.com>

Prezados boa tarde,

 

Encaminhamos para a área responsável, porém surgiu algumas dúvidas relacionadas abaixo:

 

No edital consta que podemos escolher pelo canal que vamos habilitar :

 

Mas no modelo de contrato na “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA “ tem a
informação que temos que arrecadar em todos os canais:

 

No modelo de contrato “ CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REPASSE FINANCEIRO” tem a
informação que devemos Debitar da conta do município o valor das tarifas, mas para isso o
municio terá que abrir um conta, isso será feito?
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Não foi informado os detalhes.... esse débito das tarifas vamos realizar no ato do repasse, ou em
um dia específico do mês subsequente as arrecadações (qual dia)?

 

Não foi localizado as cláusulas de anticorrupção e sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.

 

Att

Douglas de Souza
Gerente de Atendimento e Operações

Agência Aterrado – Volta Redonda / RJ

Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ

(24) 3343-6879   / 3212-0087

sicredi.com.br

 

 

 

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode conter informações privilegiadas, proprietárias
ou privadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o remetente imediatamente e apague
a original. Qualquer outro uso deste e-mail é proibido.

This message is for the designated recipient only and may contain privileged, proprietary, or otherwise private
information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use
of the email by you is prohibited.

Classificação da informação: Uso Interno

Edital+Credenciamento+003+2024.docx
175K

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 16 de julho de 2024 às 14:34
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>

Boa tarde,

Acuso o recebimento e encaminharei à secretaria demandante para responder os questionamentos.

at.te

Fernanda Penna
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--
CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 16 de julho de 2024 às 14:36
Para: investimentos@voltaredonda.rj.gov.br

Boa tarde,
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segue o questionamento recebido pela pela SICRED.

at.te

Fernanda Penna
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Edital+Credenciamento+003+2024.docx
175K

investimentos@voltaredonda.rj.gov.br <investimentos@voltaredonda.rj.gov.br> 18 de julho de 2024 às 14:03
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

A 2024-07-16 14:36, central de compras escreveu:
Boa tarde,

segue o questionamento recebido pela pela SICRED.

at.te

Fernanda Penna

---------- Forwarded message ---------
De: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>
Date: ter., 16 de jul. de 2024 às 09:04
Subject: Portal Nacional de Contratações Públicas x SICREDI
To: cgc.pmvr@gmail.com <cgc.pmvr@gmail.com>

Prezados boa tarde,

Encaminhamos para a área responsável, porém surgiu algumas dúvidas
relacionadas abaixo:

No edital consta que podemos escolher pelo canal que vamos habilitar :

Mas no modelo de contrato na “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA “ tem a informação que temos que arrecadar em todos
os canais:

        * No modelo de contrato “ CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REPASSE
FINANCEIRO” tem a informação que devemos Debitar da conta do
município o valor das tarifas, mas para isso o municio terá que
abrir um conta, isso será feito?

        * Não foi informado os detalhes.... esse débito das tarifas vamos
realizar no ato do repasse, ou em um dia específico do mês
subsequente as arrecadações (qual dia)?

        * Não foi localizado as cláusulas de anticorrupção e sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados.

Att

Douglas de Souza
Gerente de Atendimento e Operações

Agência Aterrado – Volta Redonda / RJ

Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ

(24) 3343-6879   / 3212-0087

sicredi.com.br [1]

Esta mensagem é somente para uso do destinatário informado e pode
conter informações privilegiadas, proprietárias ou privadas. Se
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você recebeu esta mensagem por engano, por favor, notifique o
remetente imediatamente e apague a original. Qualquer outro uso deste
e-mail é proibido.

This message is for the designated recipient only and may contain
privileged, proprietary, or otherwise private information. If you have
received it in error, please notify the sender immediately and delete
the original. Any other use of the email by you is prohibited.
Classificação da informação: Uso Interno

--

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

Links:
------
[1] http://sicredi.com.br

Boa tarde!

segue em anexo respostas ao questionamento do Sicredi

Muito obrigada!

ATT
Aline de Paiva

resposta sicredi.docx
14K

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 18 de julho de 2024 às 14:10
Para: investimentos@voltaredonda.rj.gov.br

Recebido.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 18 de julho de 2024 às 14:18
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>

Boa tarde!
Segue esclarecimento.

At.te
[Texto das mensagens anteriores oculto]

resposta sicredi.docx
14K

Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br> 18 de julho de 2024 às 15:10
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Cc: Vanessa Guedes de Souza <vanessa_guedes@sicredi.com.br>

Boa tarde Fernanda,

 

Encaminhei para nosso setor porém retornaram com esses questionamentos abaixo, poderia verificar?
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Você não costuma receber emails de cgc.pmvr@gmail.com. Saiba por que isso é importante

____________________________________________________________
___________________________________________

“”””Olá Douglas, tudo bem?

 

Se puder questionar mais uma vez como será o debito das tarifas, pois para mim não ficou claro a
resposta:

 

     * Não foi informado os detalhes.... esse débito das tarifas vamos
realizar no ato do repasse, ou em um dia específico do mês subsequente
as arrecadações (qual dia)?

RESPOSTA: os bancos que tem convênio ativo com a prefeitura, realizam os débitos ao longo do mês, o
banco vai aguardar ter saldo na conta para efetivar o débito das tarifas.

 

Retorno: Temos a possibilidade de descontar a tarifa no momento do repasse do valor da arrecadação,
exemplo: arrecadação de 1 Guia no valor de 100,00 com tarifa de 2,00 iremos repassar na conta o valor
de 98,00. Ou debitar a tarifa total de todas as arrecadações de uma única vez na conta Sicredi da
prefeitura. Qual forma que será feito?

 

____________________________________________________________
___________________________________________

 

 

Att.

 

 

Classificação da informação: Uso Interno

De: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 18 de julho de 2024 14:19
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>
Assunto: Fwd: Fwd: Portal Nacional de Contratações Públicas x SICREDI

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 18 de julho de 2024 às 15:11
Para: investimentos@voltaredonda.rj.gov.br

Boa tarde!

A empresa continua em dúvida quanto a um item.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

20/08/2024, 15:45 Gmail - Portal Nacional de Contratações Públicas x SICREDI

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=df9a6faf46&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1804735224472876842&simpl=msg-f:180473716726096… 5/8

mailto:cgc.pmvr@gmail.com
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
mailto:cgc.pmvr@gmail.com
mailto:douglas_desouza@sicredi.com.br
mailto:douglas_desouza@sicredi.com.br


central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 18 de julho de 2024 às 15:11
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>

Boa tarde!
Recebido e encaminhado à SMF.

at.te
Fernanda Penna
[Texto das mensagens anteriores oculto]

investimentos@voltaredonda.rj.gov.br <investimentos@voltaredonda.rj.gov.br> 18 de julho de 2024 às
16:10

Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
que isso é importante [1]               
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
sicredi.com.br [2] [1]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
Links:
------
[1] https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
[2] http://sicredi.com.br

Fernanda,
Temos banco credenciado que desconta a tarifa no momento do repasse do valor da arrecadação e temos banco que
debita a tarifa total de todas as arrecadações de uma única vez. Eles podem escolher a melhor forma de repasse que
melhor atende.

ATT Aline

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 18 de julho de 2024 às 16:27
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br> 2 de agosto de 2024 às 10:14
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Algum retorno?

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br> 5 de agosto de 2024 às 08:05
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>, "investimentos@voltaredonda.rj.gov.br"
<investimentos@voltaredonda.rj.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

investimentos@voltaredonda.rj.gov.br <investimentos@voltaredonda.rj.gov.br> 5 de agosto de 2024 às 09:26
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>
Cc: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

:
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Mas no modelo de contrato na "CLÁUSULA SÉTIMA - DAS
OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA " tem a informação que temos que arrecadar em
todos

os canais:

      * No modelo de contrato " CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO
REPASSE

FINANCEIRO" tem a informação que devemos Debitar da conta do
município o valor das tarifas, mas para isso o municio terá que
abrir um conta, isso será feito?

      * Não foi informado os detalhes.... esse débito das tarifas
vamos

realizar no ato do repasse, ou em um dia específico do mês
subsequente as arrecadações (qual dia)?

      * Não foi localizado as cláusulas de anticorrupção e
sobre

a Lei
Geral de Proteção de Dados.

Att

Douglas de Souza
Gerente de Atendimento e Operações

Agência Aterrado - Volta Redonda / RJ

Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ

(24) 3343-6879   / 3212-0087

sicredi.com.br [1] [2] [1]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom dia!

Douglas qual a duvida que restou ?

Att
Aline Paiva

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 5 de agosto de 2024 às 11:07
Para: investimentos@voltaredonda.rj.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 5 de agosto de 2024 às 11:08
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>

Bom dia! 

Segue retorno.

at.te 
Fernanda Penna

---------- Forwarded message ---------
De: <investimentos@voltaredonda.rj.gov.br>
Date: seg., 5 de ago. de 2024 às 09:26
Subject: Re: RES: Fwd: Fwd: Portal Nacional de Contratações Públicas x SICREDI
To: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

investimentos@voltaredonda.rj.gov.br <investimentos@voltaredonda.rj.gov.br> 6 de agosto de 2024 às 10:00
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]
a Lei

[Texto das mensagens anteriores oculto]
sicredi.com.br [1] [1] [2] [1]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bom dia!

Prezados, Poderá ser feito me um dia especifico do mês. Todo dia 10.

Att

Aline de Paiva

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 6 de agosto de 2024 às 10:12
Para: Douglas de Souza <douglas_desouza@sicredi.com.br>

Bom dia!
Segue retorno.

At.te
Fernanda
[Texto das mensagens anteriores oculto]

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com> 6 de agosto de 2024 às 10:13
Para: investimentos@voltaredonda.rj.gov.br

Recebido e encaminhado.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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